
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Balıkesir BANDIRMA 15 TEMMUZ ŞEHİT RAMAZAN KONUŞ İMAM HATİP ORTAOKULUFENOMEN 2022-2023 8. SINIF KURUMSAL DENEME - 1 (A) 31821 964 907 21

Ortalamalar
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 10.88 6.81 8.61 5.39 3.49 4.23 6.01 2.84 5.06 4.38 3.28 3.29 5.15 5.98 3.15 8.72 7.70 6.15 40.53 30.10 30.49 224.797

İl Ortalaması 11.14 5.98 9.15 5.72 3.07 4.69 6.32 2.50 5.49 4.65 2.76 3.73 5.13 4.86 3.51 9.25 7.09 6.89 42.22 26.26 33.46 236.456
Okul Ortalaması 11.38 6.33 9.27 6.76 2.52 5.92 6.48 2.86 5.52 4.10 2.10 3.40 5.33 3.05 4.32 8.62 6.43 6.48 42.67 23.29 34.90 240.876

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 122 - CEYLİN HIZLI 8 / A 15 5 13.33 9 1 8.67 10 0 10.00 9 1 8.67 19 1 18.67 18 2 17.33 80.00 10.00 76.67 432.830 532 12 12 1
2 115 - BERRA BEYZA VARLI 8 / A 18 2 17.33 8 2 7.33 9 1 8.67 9 1 8.67 14 5 12.33 18 2 17.33 76.00 13.00 71.66 415.007 932 31 31 2
3 137 - ECRİN ERVA AKGÜN 8 / B 17 3 16.00 10 0 10.00 10 0 10.00 8 1 7.67 15 2 14.33 13 7 10.67 73.00 13.00 68.67 383.956 1735 53 53 3
4 117 - FİRDEVS ÇOBAN 8 / B 16 4 14.67 9 1 8.67 5 4 3.67 4 3 3.00 7 5 5.33 12 6 10.00 53.00 23.00 45.34 300.504 6116 213 207 4
5 318 - MUSTAFAS AGER 8 / A 13 3 12.00 9 1 8.67 6 1 5.67 8 2 7.33 3 2 2.33 13 5 11.33 52.00 14.00 47.33 284.163 7453 272 261 5
6 236 - ENES ASAF TAŞKIRAN 8 / B 14 6 12.00 7 3 6.00 7 3 6.00 3 4 1.67 8 2 7.33 9 11 5.33 48.00 29.00 38.33 266.385 9162 324 310 6
7 118 - BİLAL IŞIK 8 / A 13 5 11.33 9 1 8.67 10 0 10.00 7 3 6.00 3 3 2.00 10 8 7.33 52.00 20.00 45.33 258.978 9917 352 336 7
8 105 - AZİZE YAĞDI 8 / A 12 4 10.67 6 4 4.67 6 2 5.33 4 2 3.33 7 4 5.67 7 8 4.33 42.00 24.00 34.00 242.237 11684 399 378 8
9 222 - HÜSEYİN ERMİN 8 / B 8 7 5.67 3 7 0.67 8 2 7.33 6 4 4.67 9 3 8.00 10 10 6.67 44.00 33.00 33.01 239.304 12003 409 388 9

10 219 - MÜLKÜHAN KOÇYİĞİT 8 / A 11 6 9.00 8 2 7.33 9 1 8.67 1 1 0.67 5 2 4.33 8 7 5.67 42.00 19.00 35.67 237.289 12297 418 396 10
11 255 - ÇAĞAN SU 8 / A 11 5 9.33 8 2 7.33 5 5 3.33 2 5 0.33 2 1 1.67 11 6 9.00 39.00 24.00 30.99 234.800 12637 430 408 11
12 299 - BERAT GÜVENÇ 8 / A 13 4 11.67 8 2 7.33 7 3 6.00 8 2 7.33 4 2 3.33 2 2 1.33 42.00 15.00 36.99 227.378 13672 460 437 12
13 292 - MEHMET ÖZERİ 8 / A 12 7 9.67 5 5 3.33 5 5 3.33 2 4 0.67 6 7 3.67 9 11 5.33 39.00 39.00 26.00 221.496 14470 484 459 13
14 288 - AHSEN BETÜL KÖSE 8 / B 14 1 13.67 7 3 6.00 7 2 6.33 5 2 4.33 0 1 -0.33 5 10 1.67 38.00 19.00 31.67 213.630 15595 524 497 14
15 199 - AHMED HAMZA YAKIŞAN 8 / B 10 7 7.67 7 3 6.00 5 5 3.33 6 3 5.00 2 0 2.00 7 7 4.67 37.00 25.00 28.67 206.207 16629 565 536 15
16 285 - ÇİSEM AKDAĞ 8 / B 10 6 8.00 6 2 5.33 8 1 7.67 0 2 -0.67 0 2 -0.67 7 4 5.67 31.00 17.00 25.33 195.304 18366 622 589 16
17 294 - HÜSEYİN GÜNDOĞAN 8 / A 9 11 5.33 8 2 7.33 5 4 3.67 4 4 2.67 1 3 0.00 7 5 5.33 34.00 29.00 24.33 183.422 20102 672 632 17
18 313 - AYŞENUR TUFAN 8 / D 8 9 5.00 4 2 3.33 3 6 1.00 0 0 0.00 0 2 -0.67 5 6 3.00 20.00 25.00 11.66 149.852 25067 824 772 18
19 84 - MUHAMMED SALİH MİKEL 8 / A 4 9 1.00 5 3 4.00 2 4 0.67 0 0 0.00 4 6 2.00 4 5 2.33 19.00 27.00 10.00 138.504 26765 869 816 19
20 125 - EBRAR GÖKHAN 8 / C 6 14 1.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 4 6 2.00 16.00 34.00 4.66 121.704 28978 918 865 20
21 148 - EYMEN BİÇER 8 / D 5 15 0.00 2 1 1.67 7 3 6.00 0 0 0.00 3 11 -0.67 2 7 -0.33 19.00 37.00 6.67 105.437 30656 951 896 21


