
ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE - FENOMEN OKUL ORTAOKUL SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Balıkesir BANDIRMA 15 TEMMUZ ŞEHİT RAMAZAN KONUŞ İMAM HATİP ORTAOKULU FENOMEN 2023-2024 8. SINIF KURUMSAL DENEME 2 36663 939 939 21

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam FENOMEN OKUL ORTAOKULGenel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 11.44 6.46 9.28 5.49 3.42 4.35 6.75 2.53 5.90 4.17 3.30 3.07 6.10 5.45 4.28 8.86 7.40 6.39 42.80 28.56 33.28 237.989
Şube Ortalaması 7.40 10.40 3.93 3.20 5.60 1.33 4.60 4.80 3.00 0.80 6.00 -1.20 4.20 8.80 1.27 6.20 9.20 3.13 26.40 44.80 11.46 154.024

1 305 - MUHAMMET ALİ SALİ 8 / A 13 7 10.67 7 3 6.00 8 2 7.33 0 3 -1.00 2 4 0.67 12 8 9.33 42.00 27.00 33.00 240.756 15772 450 450 5 1
2 89 - ARDA GEZER 8 / A 10 10 6.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 7 13 2.67 5 15 0.00 30.00 60.00 10.00 156.326 28544 748 748 13 2
3 151 - ONUR IŞIK 8 / A 3 17 -2.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 0 6 -2.00 7 10 3.67 8 9 5.00 24.00 56.00 5.33 134.563 32057 845 845 16 3
4 91 - HAYRİ TAHA İMAMZADE 8 / A 8 12 4.00 3 7 0.67 1 9 -2.00 2 8 -0.67 4 14 -0.67 4 9 1.00 22.00 59.00 2.33 122.696 33711 881 881 19 4
5 24 - SEVİNÇ AYSİMA 8 / A 3 6 1.00 2 2 1.33 6 1 5.67 0 5 -1.67 1 3 0.00 2 5 0.33 14.00 22.00 6.66 115.778 34500 902 902 20 5
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Genel Ortalama 11.44 6.46 9.28 5.49 3.42 4.35 6.75 2.53 5.90 4.17 3.30 3.07 6.10 5.45 4.28 8.86 7.40 6.39 42.80 28.56 33.28 237.989
Şube Ortalaması 12.00 5.00 10.33 7.00 2.80 6.07 8.00 1.30 7.57 4.80 3.50 3.63 4.40 4.70 2.83 9.70 6.90 7.40 45.90 24.20 37.83 247.449

1 159 - ARKUTCU E MİRATİLLA 8 / B 17 1 16.67 10 0 10.00 10 0 10.00 9 1 8.67 10 5 8.33 17 2 16.33 73.00 9.00 70.00 387.393 3176 86 86 1 1
2 43 - KURTERİ YAHYA 8 / B 14 3 13.00 9 1 8.67 10 0 10.00 8 1 7.67 8 3 7.00 15 3 14.00 64.00 11.00 60.34 340.504 5983 163 163 2 2
3 44 - ERSİN AHMET NAİL 8 / B 13 6 11.00 8 2 7.33 6 2 5.33 7 2 6.33 12 2 11.33 13 5 11.33 59.00 19.00 52.65 327.600 6981 196 196 3 3
4 173 - TEKOK FERİDE 8 / B 11 3 10.00 6 4 4.67 8 0 8.00 2 3 1.00 3 0 3.00 10 3 9.00 40.00 13.00 35.67 250.622 14565 421 421 4 4
5 33 - ÖZDEMİR ZEYNEP 8 / B 14 5 12.33 8 2 7.33 9 1 8.67 7 3 6.00 1 1 0.67 8 10 4.67 47.00 22.00 39.67 237.304 16176 462 462 6 5
6 25 - KESKİN BERRANUR 8 / B 12 8 9.33 8 2 7.33 8 2 7.33 3 7 0.67 0 9 -3.00 10 9 7.00 41.00 37.00 28.66 201.704 21266 592 592 8 6
7 29 - TEKOL GÖZDE 8 / B 11 4 9.67 6 2 5.33 6 1 5.67 1 4 -0.33 0 7 -2.33 7 4 5.67 31.00 22.00 23.68 192.904 22654 618 618 9 7
8 92 - KORAY İŞGÜDER 8 / B 11 5 9.33 6 4 4.67 6 4 4.67 5 4 3.67 5 15 0.00 6 11 2.33 39.00 43.00 24.67 188.370 23394 634 634 10 8
9 59 - EMİRHAN ÇOBAN 8 / B 12 6 10.00 5 5 3.33 9 1 8.67 3 7 0.67 1 2 0.33 5 11 1.33 35.00 32.00 24.33 187.867 23499 637 637 11 9

10 86 - DUMAN ARDA 8 / B 5 9 2.00 4 6 2.00 8 2 7.33 3 3 2.00 4 3 3.00 6 11 2.33 30.00 34.00 18.66 160.222 27959 732 732 12 10
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Genel Ortalama 11.44 6.46 9.28 5.49 3.42 4.35 6.75 2.53 5.90 4.17 3.30 3.07 6.10 5.45 4.28 8.86 7.40 6.39 42.80 28.56 33.28 237.989
Şube Ortalaması 6.33 8.00 3.67 4.33 4.67 2.78 5.17 3.17 4.11 2.50 1.83 1.89 1.83 2.50 1.00 3.83 6.83 1.55 24.00 27.00 15.00 149.872

1 257 - HÜSNA ÖZKAYA 8 / C 14 4 12.67 5 5 3.33 10 0 10.00 9 0 9.00 1 0 1.00 5 8 2.33 44.00 17.00 38.33 227.896 17483 501 501 7 1
2 19 - ŞERZAN CENGİZ 8 / C 8 6 6.00 4 6 2.00 5 5 3.33 0 6 -2.00 1 4 -0.33 6 9 3.00 24.00 36.00 12.00 156.311 28554 750 750 14 2
3 254 - REVŞAN KARADENİZ 8 / C 6 9 3.00 6 4 4.67 7 1 6.67 4 1 3.67 1 1 0.67 3 5 1.33 27.00 21.00 20.01 151.867 29337 765 765 15 3
4 39 - İSMAİL ALTAN SARI 8 / C 5 8 2.33 4 6 2.00 4 6 2.00 0 0 0.00 2 5 0.33 6 12 2.00 21.00 37.00 8.66 133.541 32213 850 850 17 4
5 83 - EYMEN AT 8 / C 3 7 0.67 4 5 2.33 1 6 -1.00 2 2 1.33 3 3 2.00 2 3 1.00 15.00 26.00 6.33 125.689 33283 874 874 18 5
6 231 - TALHA ÇELİK 8 / C 2 14 -2.67 3 2 2.33 4 1 3.67 0 2 -0.67 3 2 2.33 1 4 -0.33 13.00 25.00 4.66 103.926 35503 924 924 21 6


