
ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE - LGS 2023 SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Balıkesir BANDIRMA 15 TEMMUZ ŞEHİT RAMAZAN KONUŞ İMAM HATİP ORTAOKUL FENOMEN  8. SINIF KURUMSAL DENEME 6 38060 1073 768 17

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS 2023 Genel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 12.62 5.57 10.76 6.45 2.58 5.59 8.30 1.20 7.90 5.63 2.01 4.96 6.47 4.28 5.04 11.06 5.89 9.10 50.53 21.52 43.36 332.329
Şube Ortalaması 6.40 7.40 3.93 4.40 2.40 3.60 7.00 2.00 6.33 3.40 2.20 2.67 2.00 6.20 -0.07 3.60 8.40 0.80 26.80 28.60 17.27 236.927

1 257 - ÖZKAYA HÜSNA 8 / A 13 6 11.00 7 3 6.00 9 1 8.67 9 1 8.67 0 2 -0.67 4 8 1.33 42.00 21.00 35.00 284.744 26286 776 527 5 1
2 254 - REVŞAN KARADENİZ 8 / A 9 4 7.67 6 3 5.00 9 1 8.67 3 0 3.00 0 3 -1.00 4 2 3.33 31.00 13.00 26.67 266.900 29040 860 588 8 2
3 89 - ARDA GEZER 8 / A 5 6 3.00 3 2 2.33 6 2 5.33 4 3 3.00 4 10 0.67 5 13 0.67 27.00 36.00 15.00 231.943 33854 978 686 12 3
4 24 - SEVİNÇ AYSİMA 8 / A 4 6 2.00 1 0 1.00 8 1 7.67 0 3 -1.00 1 7 -1.33 2 6 0.00 16.00 23.00 8.34 212.525 36108 1024 721 14 4
5 151 - ONUR IŞIK 8 / A 1 15 -4.00 5 4 3.67 3 5 1.33 1 4 -0.33 5 9 2.00 3 13 -1.33 18.00 50.00 1.34 188.521 37754 1062 757 17 5
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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 12.62 5.57 10.76 6.45 2.58 5.59 8.30 1.20 7.90 5.63 2.01 4.96 6.47 4.28 5.04 11.06 5.89 9.10 50.53 21.52 43.36 332.329
Şube Ortalaması 10.22 4.78 8.63 5.33 2.67 4.44 8.89 0.78 8.63 6.33 1.67 5.78 3.00 2.89 2.04 9.11 6.00 7.11 42.89 18.78 36.63 302.784

1 159 - ARKUTCU EMİR ATİLLA 8 / B 17 3 16.00 9 1 8.67 10 0 10.00 10 0 10.00 14 1 13.67 16 2 15.33 76.00 7.00 73.67 434.208 4325 97 53 1 1
2 25 - KESKİN BERRANUR 8 / B 17 3 16.00 8 2 7.33 8 2 7.33 8 2 7.33 3 2 2.33 14 5 12.33 58.00 16.00 52.65 362.273 14174 416 264 2 2
3 27 - ELA CEYLİN BAŞKURT 8 / B 17 2 16.33 7 3 6.00 10 0 10.00 8 2 7.33 3 1 2.67 11 7 8.67 56.00 15.00 51.00 352.913 15548 458 295 3 3
4 305 - MUHAMMET ALİ SALİ 8 / B 13 7 10.67 9 1 8.67 9 1 8.67 6 2 5.33 1 3 0.00 15 5 13.33 53.00 19.00 46.67 335.072 18245 553 365 4 4
5 59 - EMİRHAN ÇOBAN 8 / B 5 4 3.67 3 2 2.33 10 0 10.00 6 4 4.67 3 6 1.00 10 9 7.00 37.00 25.00 28.67 273.767 28009 834 568 6 5
6 86 - DUMAN ARDA 8 / B 10 3 9.00 3 3 2.00 9 1 8.67 9 1 8.67 1 2 0.33 4 9 1.00 36.00 19.00 29.67 272.292 28236 842 573 7 6
7 58 - AYBÜKE SAÇAN 8 / B 5 8 2.33 8 2 7.33 9 1 8.67 8 1 7.67 2 4 0.67 6 7 3.67 38.00 23.00 30.34 263.106 29607 873 598 9 7
8 173 - TEKOK FERİDE 8 / B 7 4 5.67 1 5 -0.67 5 2 4.33 0 0 0.00 0 0 0.00 4 6 2.00 17.00 17.00 11.33 234.779 33465 964 673 11 8
9 76 - ADEM EYMEN SALIN 8 / B 1 9 -2.00 0 5 -1.67 10 0 10.00 2 3 1.00 0 7 -2.33 2 4 0.67 15.00 28.00 5.67 196.650 37429 1050 745 15 9
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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 12.62 5.57 10.76 6.45 2.58 5.59 8.30 1.20 7.90 5.63 2.01 4.96 6.47 4.28 5.04 11.06 5.89 9.10 50.53 21.52 43.36 332.329
Şube Ortalaması 4.67 7.67 2.11 1.00 2.33 0.22 2.00 3.00 1.00 0.33 3.00 -0.67 2.67 2.00 2.00 1.00 2.00 0.33 11.67 20.00 5.00 215.085

1 83 - EYMEN ATA 8 / C 5 6 3.00 0 0 0.00 2 2 1.33 0 0 0.00 4 1 3.67 3 1 2.67 14.00 10.00 10.67 236.960 33199 956 667 10 1
2 19 - ŞERZAN CENGİZ 8 / C 8 12 4.00 3 7 0.67 3 7 0.67 1 9 -2.00 2 2 1.33 0 0 0.00 17.00 37.00 4.67 217.181 35658 1015 715 13 2
3 229 - AYHAN TOZAK 8 / C 1 5 -0.67 0 0 0.00 1 0 1.00 0 0 0.00 2 3 1.00 0 5 -1.67 4.00 13.00 -0.34 191.114 37661 1057 752 16 3


