
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - FENOMEN OKUL ORTAOKUL SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Balıkesir BANDIRMA 15 TEMMUZ ŞEHİT RAMAZAN KONUŞ İMAM HATİP ORTAOKULU FENOMEN 2022-2023 8. SINIF KURUMSAL DENEME 4 26236 904 805 19

Ortalamalar
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam FENOMEN OKUL ORTAOKUL

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 12.29 5.72 10.38 5.35 3.57 4.16 6.04 3.08 5.02 4.45 2.84 3.51 5.45 4.46 3.97 10.95 5.48 9.13 44.54 25.14 36.16 260.738

İl Ortalaması 12.96 4.54 11.45 5.72 2.96 4.74 6.15 2.57 5.30 5.20 2.39 4.40 6.11 3.57 4.92 12.00 4.45 10.51 48.14 20.47 41.31 283.947
Okul Ortalaması 12.53 5.32 10.75 6.79 2.89 5.83 7.05 2.63 6.17 5.21 2.37 4.42 5.00 3.00 4.00 9.95 5.05 8.26 46.53 21.26 39.44 263.306

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam FENOMEN OKUL ORTAOKULGenel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 122 - CEYLİN HIZLI 8 / A 18 2 17.33 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 15 5 13.33 19 0 19.00 82.00 7.00 79.66 444.652 1067 58 28 1
2 115 - BERRA BEYZA VARLI 8 / A 18 2 17.33 10 0 10.00 8 2 7.33 9 1 8.67 13 5 11.33 18 1 17.67 76.00 11.00 72.33 418.578 2110 104 61 2
3 137 - ECRİN ERVA AKGÜN 8 / B 14 6 12.00 9 1 8.67 8 2 7.33 10 0 10.00 10 3 9.00 17 2 16.33 68.00 14.00 63.33 364.827 4662 214 150 3
4 117 - FİRDEVS ÇOBAN 8 / B 14 6 12.00 7 3 6.00 7 3 6.00 5 2 4.33 4 4 2.67 17 2 16.33 54.00 20.00 47.33 312.989 7930 345 272 4
5 294 - HÜSEYİN GÜNDOĞAN 8 / A 14 4 12.67 9 1 8.67 7 3 6.00 5 2 4.33 8 4 6.67 10 3 9.00 53.00 17.00 47.34 298.896 8955 382 308 5
6 318 - MUSTAFA SAGER 8 / A 15 1 14.67 8 1 7.67 8 1 7.67 9 0 9.00 2 1 1.67 10 3 9.00 52.00 7.00 49.68 289.029 9748 419 345 6
7 292 - MEHMET ÖZERİ 8 / A 14 4 12.67 9 1 8.67 6 4 4.67 6 3 5.00 8 3 7.00 7 7 4.67 50.00 22.00 42.68 272.864 11136 466 390 7
8 105 - AZİZE YAĞDI 8 / A 14 3 13.00 6 4 4.67 7 2 6.33 5 2 4.33 7 2 6.33 7 7 4.67 46.00 20.00 39.33 266.390 11657 484 406 8
9 219 - MÜLKÜHAN KOÇYİĞİT 8 / A 10 6 8.00 9 1 8.67 7 3 6.00 3 2 2.33 6 0 6.00 9 4 7.67 44.00 16.00 38.67 255.992 12554 524 443 9

10 288 - AHSEN BETÜL KÖSE 8 / B 14 4 12.67 5 5 3.33 7 2 6.33 8 1 7.67 1 0 1.00 9 4 7.67 44.00 16.00 38.67 254.526 12697 529 448 10
11 118 - BİLAL IŞIK 8 / A 11 6 9.00 8 2 7.33 8 2 7.33 7 2 6.33 3 7 0.67 12 7 9.67 49.00 26.00 40.33 248.720 13232 547 465 11
12 155 - EMRE BARAN 8 / B 15 5 13.33 6 4 4.67 8 2 7.33 6 2 5.33 3 4 1.67 8 8 5.33 46.00 25.00 37.66 247.811 13293 552 470 12
13 222 - HÜSEYİN ERMİN 8 / B 12 8 9.33 5 5 3.33 6 4 4.67 1 9 -2.00 4 4 2.67 12 7 9.67 40.00 37.00 27.67 240.320 13998 573 490 13
14 284 - ZEYNEP DURSUN 8 / B 10 9 7.00 6 3 5.00 7 2 6.33 8 1 7.67 0 2 -0.67 7 6 5.00 38.00 23.00 30.33 196.848 18180 706 614 14
15 285 - ÇİSEM AKDAĞ 8 / B 9 6 7.00 5 3 4.00 8 2 7.33 0 2 -0.67 0 4 -1.33 9 6 7.00 31.00 23.00 23.33 193.057 18533 713 621 15
16 84 - MUHAMMED SALİH MİKEL 8 / A 9 7 6.67 7 3 6.00 6 4 4.67 0 3 -1.00 4 3 3.00 5 8 2.33 31.00 28.00 21.67 186.164 19251 731 638 16
17 255 - ÇAĞAN SU 8 / A 11 5 9.33 3 7 0.67 6 2 5.33 3 3 2.00 1 1 0.67 3 5 1.33 27.00 23.00 19.33 179.407 19870 744 651 17
18 236 - ENES TAŞKIRAN 8 / B 7 8 4.33 4 5 2.33 5 5 3.33 1 4 -0.33 4 2 3.33 5 5 3.33 26.00 29.00 16.32 174.061 20373 758 664 18
19 199 - AHMEA HAMZA YAKIŞAN 8 / B 9 9 6.00 3 6 1.00 5 5 3.33 3 6 1.00 2 3 1.00 5 11 1.33 27.00 40.00 13.66 157.674 21839 805 708 19


