
ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE - FENOMEN OKUL ORTAOKUL SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Balıkesir BANDIRMA 15 TEMMUZ ŞEHİT RAMAZAN KONUŞ İMAM HATİP ORTAOKULU FENOMEN 2023-2024 8. SINIF KURUMSAL DENEME 1 19151 779 706 23

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam FENOMEN OKUL ORTAOKULGenel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 11.42 6.65 9.20 5.33 3.63 4.12 6.90 2.36 6.11 4.15 3.45 3.00 6.63 6.59 4.43 9.04 8.13 6.33 43.46 30.81 33.19 237.881
Şube Ortalaması 6.33 11.83 2.39 3.17 6.00 1.17 4.00 4.83 2.39 2.50 6.17 0.45 5.00 10.33 1.55 5.83 12.17 1.78 26.83 51.33 9.72 139.832

1 305 - MUHAMMET ALİ SALİ 8 / A 11 9 8.00 5 5 3.33 8 2 7.33 2 6 0.00 3 2 2.33 8 12 4.00 37.00 36.00 24.99 200.711 10974 530 476 7 1
2 89 - ARDAGEZER 8 / A 6 14 1.33 3 7 0.67 4 6 2.00 3 7 0.67 10 10 6.67 6 14 1.33 32.00 58.00 12.67 160.237 14243 632 567 12 2
3 151 - IŞIK ONUR 8 / A 8 12 4.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 8 11 4.33 5 15 0.00 29.00 60.00 8.99 150.341 15095 664 597 14 3
4 54 - B A Y R A M K U R T 8 / A 3 16 -2.33 4 6 2.00 4 3 3.00 3 6 1.00 5 15 0.00 8 12 4.00 27.00 58.00 7.67 118.785 17580 726 655 18 4
5 24 - SEVİNÇ AYSİMA 8 / A 5 5 3.33 1 4 -0.33 2 4 0.67 1 4 -0.33 2 7 -0.33 1 7 -1.33 12.00 31.00 1.68 109.911 18052 741 670 20 5
6 85 - ALPARSLAN DÜZGÜNER 8 / A 5 15 0.00 4 6 2.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 2 17 -3.67 7 13 2.67 24.00 65.00 2.33 99.007 18540 762 689 22 6
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Balıkesir BANDIRMA 15 TEMMUZ ŞEHİT RAMAZAN KONUŞ İMAM HATİP ORTAOKULU FENOMEN 2023-2024 8. SINIF KURUMSAL DENEME 1 19151 779 706 23

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam FENOMEN OKUL ORTAOKULGenel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 11.42 6.65 9.20 5.33 3.63 4.12 6.90 2.36 6.11 4.15 3.45 3.00 6.63 6.59 4.43 9.04 8.13 6.33 43.46 30.81 33.19 237.881
Şube Ortalaması 10.50 7.00 8.17 5.33 3.25 4.25 7.00 2.25 6.25 4.50 3.58 3.31 6.50 6.00 4.50 8.33 7.83 5.72 42.17 29.92 32.20 229.436

1 159 - ARKUTCU EMİR ATİLLA 8 / B 15 3 14.00 10 0 10.00 9 1 8.67 7 2 6.33 15 4 13.67 14 5 12.33 70.00 15.00 65.00 374.074 2162 107 100 1 1
2 43 - KURTERİ YAHYA 8 / B 17 1 16.67 10 0 10.00 10 0 10.00 9 1 8.67 11 4 9.67 12 3 11.00 69.00 9.00 66.01 363.748 2513 121 112 2 2
3 44 - ERSİN AHMET NAİL 8 / B 13 6 11.00 6 3 5.00 9 1 8.67 8 2 7.33 12 6 10.00 17 2 16.33 65.00 20.00 58.33 352.326 2943 138 125 3 3
4 86 - DUMAN ARDA 8 / B 12 4 10.67 8 1 7.67 8 2 7.33 4 2 3.33 15 4 13.67 14 6 12.00 61.00 19.00 54.67 342.504 3373 163 149 4 4
5 27 - BAŞKURT ELA CEYLİN 8 / B 14 6 12.00 6 4 4.67 8 2 7.33 8 2 7.33 9 5 7.33 7 12 3.00 52.00 31.00 41.66 260.963 7278 358 329 5 5
6 25 - KESKİN BERRANUR 8 / B 13 6 11.00 8 2 7.33 8 1 7.67 3 5 1.33 4 3 3.00 9 9 6.00 45.00 26.00 36.33 242.711 8234 407 371 6 6
7 33 - ÖZDEMİR ZEYNEP 8 / B 12 8 9.33 4 2 3.33 9 1 8.67 6 4 4.67 0 4 -1.33 6 10 2.67 37.00 29.00 27.34 187.926 11946 566 507 10 7
8 92 - KORAY İŞGÜDER 8 / B 10 7 7.67 3 7 0.67 7 3 6.00 2 8 -0.67 5 15 0.00 8 10 4.67 35.00 50.00 18.34 182.015 12389 578 519 11 8
9 58 - AYBÜKE SAÇAN 8 / B 6 9 3.00 4 4 2.67 6 3 5.00 1 6 -1.00 4 5 2.33 6 12 2.00 27.00 39.00 14.00 153.319 14834 654 587 13 9
10 59 - EMİRHAN ÇOBAN 8 / B 6 12 2.00 3 5 1.33 7 3 6.00 1 6 -1.00 1 9 -2.00 4 10 0.67 22.00 45.00 7.00 113.348 17893 738 667 19 10
11 171 - TEKOK FERİDE 8 / B 4 12 0.00 1 5 -0.67 3 3 2.00 0 4 -1.33 2 3 1.00 2 4 0.67 12.00 31.00 1.67 109.896 18056 743 672 21 11
12 29 - TEKOL GÖZDE 8 / B 4 10 0.67 1 6 -1.00 0 7 -2.33 5 1 4.67 0 10 -3.33 1 11 -2.67 11.00 45.00 -3.99 70.400 19050 779 706 23 12



ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE - FENOMEN OKUL ORTAOKUL SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Balıkesir BANDIRMA 15 TEMMUZ ŞEHİT RAMAZAN KONUŞ İMAM HATİP ORTAOKULU FENOMEN 2023-2024 8. SINIF KURUMSAL DENEME 1 19151 779 706 23

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam FENOMEN OKUL ORTAOKULGenel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 11.42 6.65 9.20 5.33 3.63 4.12 6.90 2.36 6.11 4.15 3.45 3.00 6.63 6.59 4.43 9.04 8.13 6.33 43.46 30.81 33.19 237.881
Şube Ortalaması 6.80 6.80 4.53 2.40 4.40 0.94 5.60 2.40 4.80 2.40 0.80 2.13 1.60 4.80 0.00 4.60 5.80 2.67 23.40 25.00 15.07 154.326

1 257 - ÖZKAYA HÜSNA 8 / C 11 6 9.00 1 6 -1.00 9 1 8.67 10 0 10.00 1 0 1.00 4 8 1.33 36.00 21.00 29.00 193.319 11527 555 496 8 1
2 254 - KARADENİZ REVŞAN 8 / C 8 3 7.00 5 1 4.67 7 2 6.33 1 2 0.33 0 1 -0.33 7 3 6.00 28.00 12.00 24.00 191.867 11623 559 500 9 2
3 39 - İSMAİL ALTAN SARI 8 / C 5 12 1.00 3 7 0.67 5 4 3.67 0 1 -0.33 4 8 1.33 5 8 2.33 22.00 40.00 8.67 133.556 16505 704 633 15 3
4 231 - TALHA ÇELİK 8 / C 4 7 1.67 1 4 -0.33 4 2 3.33 0 0 0.00 2 9 -1.00 6 6 4.00 17.00 28.00 7.67 132.119 16620 707 636 16 4
5 83 - ATA EYMEN 8 / C 6 6 4.00 2 4 0.67 3 3 2.00 1 1 0.67 1 6 -1.00 1 4 -0.33 14.00 24.00 6.01 120.770 17440 722 651 17 5


