
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - FENOMEN OKUL ORTAOKUL SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Balıkesir BANDIRMA 15 TEMMUZ ŞEHİT RAMAZAN KONUŞ İMAM HATİP ORTAOKULU FENOMEN 2023-2024 8. SINIF KURUMSAL DENEME 5 17292 974 962 18

Ortalamalar
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam FENOMEN OKUL ORTAOKUL

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 12.81 4.95 11.15 5.51 3.20 4.44 7.23 1.99 6.57 4.07 3.21 3.00 6.14 4.41 4.67 9.52 6.49 7.36 45.28 24.25 37.20 258.161

İl Ortalaması 12.07 4.91 10.44 5.28 2.86 4.33 6.64 1.90 6.01 4.42 2.86 3.47 7.38 7.81 4.77 9.48 5.99 7.48 45.28 26.33 36.50 254.941
Okul Ortalaması 7.89 3.67 6.67 4.11 1.94 3.46 5.28 1.61 4.74 2.28 2.94 1.30 5.00 9.72 1.76 6.67 4.06 5.31 31.22 23.94 23.24 195.503

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam FENOMEN OKUL ORTAOKULGenel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 159 - ARKUTCU EMİR?ATİLLA 8 / B 20 0 20.00 9 1 8.67 10 0 10.00 8 2 7.33 13 1 12.67 18 2 17.33 78.00 6.00 76.00 434.815 777 29 29 1
2 44 - ERSİN AHMET ? 8 / B 17 3 16.00 8 2 7.33 6 4 4.67 2 8 -0.67 7 9 4.00 17 3 16.00 57.00 29.00 47.33 330.119 4403 225 225 2
3 27 - BAŞKURT ELA CEYLİN 8 / B 18 1 17.67 8 2 7.33 10 0 10.00 7 3 6.00 3 3 2.00 14 4 12.67 60.00 13.00 55.67 326.207 4565 238 238 3
4 305 - MUHAMMET ALİ?SALİ 8 / B 14 6 12.00 7 3 6.00 9 1 8.67 1 2 0.33 2 1 1.67 15 5 13.33 48.00 18.00 42.00 282.222 6670 380 380 4
5 25 - KESKİN BERRANUR 8 / B 14 6 12.00 8 2 7.33 10 0 10.00 5 4 3.67 7 13 2.67 12 7 9.67 56.00 32.00 45.34 275.348 7019 403 403 5
6 257 - ÖZKAYA HÜSNA? 8 / A 12 5 10.33 5 5 3.33 9 1 8.67 4 3 3.00 7 13 2.67 4 5 2.33 41.00 32.00 30.33 213.067 10698 609 607 6
7 33 - ÖZDEMİR ZEYNEP 8 / B 12 6 10.00 6 4 4.67 8 2 7.33 3 7 0.67 2 3 1.00 7 12 3.00 38.00 34.00 26.67 201.733 11431 652 650 7
8 58 - AYBÜKE SAÇAN? 8 / B 9 5 7.33 4 5 2.33 6 4 4.67 5 4 3.67 6 14 1.33 8 8 5.33 38.00 40.00 24.66 198.711 11662 660 658 8
9 254 - KARADENİZ REVŞAN 8 / A 9 4 7.67 6 3 5.00 9 1 8.67 2 3 1.00 6 14 1.33 0 0 0.00 32.00 25.00 23.67 175.067 13248 743 741 9
10 151 - ONUR IŞIK ? 8 / A 7 12 3.00 8 2 7.33 1 9 -2.00 0 5 -1.67 4 10 0.67 7 7 4.67 27.00 45.00 12.00 154.844 14503 806 802 10
11 173 - TEKOK FERİDE? 8 / B 4 6 2.00 0 0 0.00 4 1 3.67 0 0 0.00 6 14 1.33 4 6 2.00 18.00 27.00 9.00 137.022 15540 868 862 11
12 86 - DUMAN ARDA ? 8 / B 0 1 -0.33 0 0 0.00 3 0 3.00 2 5 0.33 0 0 0.00 7 8 4.33 12.00 14.00 7.33 128.637 15986 895 889 12
13 29 - GÖZDE TEKOL ? 8 / B 4 4 2.67 1 5 -0.67 2 4 0.67 0 0 0.00 6 14 1.33 0 0 0.00 13.00 27.00 4.00 123.704 16214 913 906 13
14 19 - ŞERZAN CENGİZ 8 / C 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 13 2.67 0 0 0.00 7.00 13.00 2.67 115.822 16535 932 925 14
15 92 - KORAY İŞGÜDER 8 / B 2 7 -0.33 4 1 3.67 8 2 7.33 2 7 -0.33 1 19 -5.33 7 6 5.00 24.00 42.00 10.01 111.896 16680 937 929 15
16 85 - ALPARSLAN DÜZGÜNER 8 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 14 1.33 0 0 0.00 6.00 14.00 1.33 107.881 16809 944 936 16
17 161 - HATICESORAN ? 8 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 14 1.33 0 0 0.00 6.00 14.00 1.33 107.881 16809 944 936 16
18 54 - B A Y R A M K U R T 8 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 6 -1.00 0 0 0.00 1.00 6.00 -1.00 94.074 17110 967 957 18


