
ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE - LGS 2023 SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Balıkesir BANDIRMA 15 TEMMUZ ŞEHİT RAMAZAN KONUŞ İMAM HATİP ORTAOKULU FENOMEN 2023-2024 8. SINIF KURUMSAL DENEME 7 40641 1044 681 18

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS 2023 Genel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 11.78 5.75 9.86 5.00 3.58 3.80 7.80 1.45 7.32 5.46 2.20 4.73 6.31 3.62 5.10 9.79 5.81 7.86 46.14 22.41 38.68 319.113
Şube Ortalaması 8.80 5.40 7.00 1.00 4.40 -0.47 7.20 1.80 6.60 2.60 2.00 1.93 3.20 5.40 1.40 3.80 7.00 1.47 26.60 26.00 17.93 251.876

1 151 - ONUR IŞIK 8 / A 12 5 10.33 2 6 0.00 5 2 4.33 2 1 1.67 4 11 0.33 7 8 4.33 32.00 33.00 20.99 269.689 28607 789 492 10 1
2 254 - REVŞAN KARADENİZ 8 / A 11 3 10.00 2 2 1.33 9 1 8.67 0 1 -0.33 1 4 -0.33 4 5 2.33 27.00 16.00 21.67 264.631 29581 818 511 11 2
3 257 - ÖZKAYA HÜSN A 8 / A 11 6 9.00 1 8 -1.67 9 1 8.67 5 5 3.33 1 0 1.00 3 7 0.67 30.00 27.00 21.00 259.625 30520 840 527 12 3
4 89 - ARDA GEZER 8 / A 5 9 2.00 0 5 -1.67 7 2 6.33 6 2 5.33 7 9 4.00 4 13 -0.33 29.00 40.00 15.66 236.398 34700 933 594 13 4
5 24 - SEVİNÇ AYSİMA 8 / A 5 4 3.67 0 1 -0.33 6 3 5.00 0 1 -0.33 3 3 2.00 1 2 0.33 15.00 14.00 10.34 229.039 35863 960 612 15 5



ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE - LGS 2023 SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Balıkesir BANDIRMA 15 TEMMUZ ŞEHİT RAMAZAN KONUŞ İMAM HATİP ORTAOKULU FENOMEN 2023-2024 8. SINIF KURUMSAL DENEME 7 40641 1044 681 18

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS 2023 Genel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 11.78 5.75 9.86 5.00 3.58 3.80 7.80 1.45 7.32 5.46 2.20 4.73 6.31 3.62 5.10 9.79 5.81 7.86 46.14 22.41 38.68 319.113
Şube Ortalaması 8.45 5.64 6.58 4.09 4.18 2.70 7.55 1.73 6.97 5.18 2.00 4.52 5.64 2.09 4.94 11.09 4.09 9.73 42.00 19.73 35.42 309.028

1 159 - ARKUTCU EMİR ATİLLA 8 / B 17 1 16.67 10 0 10.00 7 3 6.00 10 0 10.00 13 0 13.00 20 0 20.00 77.00 4.00 75.67 448.154 1942 37 22 1 1
2 33 - ÖZDEMİR ZEYNEP 8 / B 12 6 10.00 3 7 0.67 9 1 8.67 7 3 6.00 12 0 12.00 14 3 13.00 57.00 20.00 50.34 369.550 11077 280 179 2 2
3 27 - BAŞKURT ELA CEYLİN 8 / B 11 6 9.00 6 4 4.67 10 0 10.00 10 0 10.00 1 2 0.33 15 3 14.00 53.00 15.00 48.00 334.902 16287 447 278 3 3
4 59 - EMİ ?AN ÇOBAN 8 / B 6 10 2.67 3 3 2.00 10 0 10.00 5 3 4.00 11 2 10.33 11 1 10.67 46.00 19.00 39.67 322.685 18393 524 324 4 4
5 29 - GÖZDE?TEK OL 8 / B 3 5 1.33 0 6 -2.00 2 4 0.67 0 0 0.00 12 0 12.00 14 2 13.33 31.00 17.00 25.33 304.535 21717 596 375 5 5
6 25 - KESKİN BERRANUR 8 / B 9 8 6.33 6 4 4.67 9 1 8.67 6 3 5.00 2 3 1.00 12 6 10.00 44.00 25.00 35.67 299.571 22611 624 394 6 6
7 305 - MUHAMMET ALİ SALİ 8 / B 10 10 6.67 5 5 3.33 9 1 8.67 5 4 3.67 1 1 0.67 12 8 9.33 42.00 29.00 32.34 292.648 23938 667 417 7 7
8 92 - İŞGÜDER KORAY 8 / B 10 2 9.33 4 5 2.33 8 2 7.33 4 3 3.00 6 5 4.33 6 10 2.67 38.00 27.00 28.99 287.081 25083 696 434 8 8
9 58 - AYBÜKE SAÇAN 8 / B 6 8 3.33 3 5 1.33 6 3 5.00 7 3 6.00 1 6 -1.00 15 3 14.00 38.00 28.00 28.66 283.514 25815 709 443 9 9
10 86 - DUMAN?ARDA 8 / B 3 1 2.67 2 5 0.33 8 1 7.67 3 3 2.00 1 1 0.67 2 3 1.00 19.00 14.00 14.34 231.482 35489 948 604 14 10
11 173 - TEKOK?FERİDE 8 / B 6 5 4.33 3 2 2.33 5 3 4.00 0 0 0.00 2 3 1.00 1 6 -1.00 17.00 19.00 10.66 225.187 36485 974 624 16 11



ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE - LGS 2023 SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Balıkesir BANDIRMA 15 TEMMUZ ŞEHİT RAMAZAN KONUŞ İMAM HATİP ORTAOKULU FENOMEN 2023-2024 8. SINIF KURUMSAL DENEME 7 40641 1044 681 18

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS 2023 Genel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 11.78 5.75 9.86 5.00 3.58 3.80 7.80 1.45 7.32 5.46 2.20 4.73 6.31 3.62 5.10 9.79 5.81 7.86 46.14 22.41 38.68 319.113
Şube Ortalaması 2.50 6.50 0.33 4.00 3.00 3.00 1.00 3.00 0.00 1.50 0.50 1.33 2.50 6.00 0.50 4.00 4.00 2.67 15.50 23.00 7.83 216.322

1 83 - ATA EYMEN 8 / C 2 2 1.33 3 1 2.67 2 2 1.33 2 0 2.00 0 3 -1.00 3 0 3.00 12.00 8.00 9.33 218.653 37360 989 636 17 1
2 39 - SARI İSMAİL ALTAN 8 / C 3 11 -0.67 5 5 3.33 0 4 -1.33 1 1 0.67 5 9 2.00 5 8 2.33 19.00 38.00 6.33 213.991 38025 1005 650 18 2


