
ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE - LGS 2023 SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Balıkesir BANDIRMA 15 TEMMUZ ŞEHİT RAMAZAN KONUŞ İMAM HATİP ORTAOKULU FENOMEN 2023-2024 8. SINIF KURUMSAL DENEME 8 12399 433 327 14

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS 2023 Genel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 11.40 6.65 9.19 6.19 2.62 5.32 7.65 1.55 7.13 4.59 2.58 3.73 5.80 3.49 4.64 12.01 4.44 10.53 47.65 21.33 40.54 325.894
Şube Ortalaması 7.83 6.50 5.67 4.17 2.50 3.33 6.00 2.17 5.28 3.83 1.50 3.33 3.17 3.67 1.95 6.67 4.83 5.05 31.67 21.17 24.61 269.119

1 159 - ARKU ? EMİR ATİLLA 8 / A 17 3 16.00 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 10 1 9.67 20 0 20.00 77.00 4.00 75.67 438.675 995 52 20 1 1
2 257 - ÖZK? A ?SN A 8 / A 7 11 3.33 4 4 2.67 9 0 9.00 5 4 3.67 0 0 0.00 8 4 6.67 33.00 23.00 25.34 263.831 9205 351 256 7 2
3 254 - REVŞAN KARADENİZ 8 / A 9 5 7.33 5 1 4.67 9 0 9.00 1 1 0.67 0 0 0.00 1 2 0.33 25.00 9.00 22.00 253.860 9715 360 265 8 3
4 151 - ONUR IŞIK 8 / A 6 9 3.00 2 6 0.00 4 5 2.33 0 1 -0.33 4 7 1.67 6 6 4.00 22.00 34.00 10.67 235.343 10556 379 284 9 4
5 24 - SEVİNÇ AYSİ A 8 / A 4 2 3.33 0 1 -0.33 2 2 1.33 1 1 0.67 2 3 1.00 3 2 2.33 12.00 11.00 8.33 226.098 10990 385 289 10 5
6 89 - ARDA GEZER 8 / A 4 9 1.00 4 3 3.00 2 6 0.00 6 2 5.33 3 11 -0.67 2 15 -3.00 21.00 46.00 5.66 196.910 12155 423 322 14 6
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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 11.40 6.65 9.19 6.19 2.62 5.32 7.65 1.55 7.13 4.59 2.58 3.73 5.80 3.49 4.64 12.01 4.44 10.53 47.65 21.33 40.54 325.894
Şube Ortalaması 7.33 9.17 4.28 6.83 2.33 6.06 8.00 1.83 7.39 6.17 2.67 5.28 3.33 2.50 2.50 12.67 2.83 11.72 44.33 21.33 37.23 304.448

1 25 - KESKİN BERRANUR 8 / B 12 8 9.33 6 4 4.67 7 3 6.00 7 3 6.00 6 3 5.00 16 3 15.00 54.00 24.00 46.00 346.694 5104 228 146 2 1
2 86 - DUMAN ARDA 8 / B 4 4 2.67 9 1 8.67 9 1 8.67 8 0 8.00 5 1 4.67 17 1 16.67 52.00 8.00 49.35 337.962 5549 244 157 3 2
3 33 - ÖZDEMİR ZEYNEP 8 / B 9 10 5.67 8 1 7.67 6 4 4.67 6 4 4.67 5 1 4.67 15 4 13.67 49.00 24.00 41.02 324.345 6236 269 181 4 3
4 305 - SALİ MUHAMMET ALİ 8 / B 10 10 6.67 7 3 6.00 9 1 8.67 5 5 3.33 1 1 0.67 17 3 16.00 49.00 23.00 41.34 324.094 6247 271 183 5 4
5 59 - EMİRHAN ÇOBAN 8 / B 4 14 -0.67 9 1 8.67 9 1 8.67 8 1 7.67 3 9 0.00 11 6 9.00 44.00 32.00 33.34 271.434 8840 341 247 6 5
6 76 - ADEM EYMEN SALIN 8 / B 5 9 2.00 2 4 0.67 8 1 7.67 3 3 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 18.00 17.00 12.34 222.158 11180 392 296 11 6
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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 11.40 6.65 9.19 6.19 2.62 5.32 7.65 1.55 7.13 4.59 2.58 3.73 5.80 3.49 4.64 12.01 4.44 10.53 47.65 21.33 40.54 325.894
Şube Ortalaması 3.50 12.00 -0.50 3.00 7.00 0.67 2.50 7.50 0.00 2.00 4.50 0.50 5.50 11.00 1.83 4.50 14.50 -0.34 21.00 56.50 2.17 200.872

1 39 - SARI İSMAİL ALTAN 8 / C 3 8 0.33 2 8 -0.67 1 9 -2.00 1 2 0.33 4 10 0.67 6 12 2.00 17.00 49.00 0.66 202.887 11974 411 314 12 1
2 19 - ŞERZAN CENGİZ 8 / C 4 16 -1.33 4 6 2.00 4 6 2.00 3 7 0.67 7 12 3.00 3 17 -2.67 25.00 64.00 3.67 198.858 12099 420 319 13 2


